
Fra: Odd Harald Turoy (odd.haraldt@gmail.com)
Sendt: 05.09.2018 10:52:52
Til: Hordaland Fylkeskommune - Postmottak; Irene Fredheim Kronen
Kopi: 

Emne: Fwd: M/S AXEL
Vedlegg: Faktura 581 - Axel.pdf

Hei
Jeg ber om å få utbetalt tilskot til fartøyvern 2018 på kr 100000,- av fylkeskommunale midler
budsjettpost  :10.400.650.04 ,til kontonummer:35461502006
Mvh
Odd Harald Turøy

---------- Forwarded message ---------
From: Geir Røssland <post@geir-rossland.no>
Date: Tue, Sep 4, 2018 at 9:56 PM
Subject: M/S AXEL
To: <odd.haraldt@gmail.com>

Hei

Sender vedlagt faktura frå Dåfjorden Slipp AS

Med vennleg helsing
Geir Røssland
tlf 948 25 346


