Fra: Kjetil Alvestad (kjalves@online.no)
Sendt: 23.09.2018 20:08:51

Til: Roald Landay

Kopi: Irene Fredheim Kronen

Emne: Re: Gadnhus pa Savrey - gnr 166 bnr 1 - Austrheim

Vedlegg: image001.jpg;Kostnadsoversikt ifm restaurering av Gadnhus.pdf
Hei

Vedlagt er dokumentasjon pa restaurering av Gadnhuset pa Szevrgy.

mvh
Kjetil

From: Kjetil Alvestad

Sent: Monday, November 27, 2017 4:06 PM

To: Roald Landay

Cc: Irene Fredheim Kronen

Subject: Re: SV: Gadnhus pd Szevrgy - gnr 166 bnr 1 - Austrheim

Hei,
Som nevnt pa telefonen, sa har tgmreren Jon Arne Ulvgen mattet utsette jobben til neste ar pga sykdom i
firmaet.

Haper derfor at bevilgningen kan overfgres til neste ar.

mvh
Kjetil Alvestad

From: Roald Landgy

Sent: Monday, July 24, 2017 10:35 AM

To: Kjetil Alvestad

Cc: Irene Fredheim Kronen

Subject: SV: Gadnhus pd Szevrgy - gnr 166 bnr 1 - Austrheim

Hei

Flott at de har fatt sa mykje stgtte til istandsettingsarbeidet. Vi krev dokumentasjon pa utgifter de har hatt, og
fotodokumentasjon (fgr og ettersituasjon) av arbeidet som syner at det er samsvar mellom omsgkt tiltak og
resultatet. (Vi har sett deme pa at det er gjort «lure grep» som ikkje er i trdd med intensjonen for slik stgtte. Dgme
kan vaere aluminiumsplater pa taket, betong i staden for tgrrmur, trykkimpregnert material, mm.)

Ta gjerne kontakt om du er usikker.

Venleg helsing

Roald Landgy

Sivilarkitekt MNAL

Kultur- og idrettsavdelinga
hfk roald

TIf: 552399 93 | Mob: 906 64 778
www.hordaland.no |




Fra: Kjetil Alvestad [mailto:kjalves@online.no]
Sendt: 29. juni 2017 20:20

Til: Irene Fredheim Kronen <Irene.Fredheim.Kronen@hfk.no>
Kopi: Roald Landgy <Roald.Landoy@hfk.no>

Emne: Gadnhus pd Saevrgy - gnr 166 bnr 1 - Austrheim

Hei,
Her kommer en liten oppsummering pa hva som har skjedd i denne saken.

Vi har veert i kontakt med tgmrerfirma Jon Arne Ulvgen, som ble anbefalt av Austrheim kommune til
restaurerings-arbeidet.
Han er med i Austrheim Kyst og sogelag og gj@r slike jobber.

Vi har avtalt en pris pa kr. 81.000,-

For a dekke hele restaureringsarbeidet, sa har vi fatt ytterlige kr. 31.000 i tillegg til kr. 25.000 fra Austrheim
kommune.

Austrheim kommune:

“Tilskot til valing Saltebu/Gadnhus pa Saevray - gnr 166 brn 1

Visar til sgknad om tilskot til v@ling av Saltebu/Gadnhus pG Seevrgy.

Slike bygg er viktige som kulturminne, og formidling av historia til kystkulturen i kommunen.
Hordaland fylke har tildelt kr 25.000, og kommunen ga tilsegn om kr 25.000 i 2016.
Kommunen vil gje ytterlegare tilskot pa kr 31.000 i 2017.

Vi ber om ein kort rapport pad istandsetting av bua, og fint med bilete f@r og etter.

Vi vil gjerne bruke bileta i kulturminneplanen og evt. i andre presentasjonar.”

Planen var a starte arbeidet na for sommeren, men det glir nok ut i August fgr tgmreren kommer i gang.
Hvilken dokumentasjon ma legges fram for at Hordaland Fylkeskommune betaler ut tilskuddet?

mvh
Kjetil Alvestad
Tel 95913497



