Hei
Her er bildene fra Karina Herteig, Christinegard.

Stein

Fra: Karina Elisabeth Herteig [mailto:karina@herteig.no]
Sendt: 23. september 2015 15:19

Til: Stein Ottosen

Emne: Re: Anmodning om utbetaling

Hei
Vedlegger herved noen bilder.
Taket mot vest er tatt til vinduet.

Taket mot ost er tatt til inngangen.
De to andre bildene viser hva som er gjort pd innsiden.

Mvh Karina Herteig




On 25. aug. 2015, at 08.22, Stein Ottosen <stein.ottosen@hfk.no> wrote:

Hei Karina
Se tilskuddsbrevet du fikk. Mangler et bilde eller to av det som er gjort.

Stein

Fra: Karina Elisabeth Herteig [mailto:karina@herteig.no]
Sendt: 24. august 2015 21:12

Til: Stein Ottosen

Emne: Fwd: Anmodning om utbetaling

Mangler jeg noe i denne mailen?
Ingen respons...

vedlegger ogsa kopi av betalt regning til Franzen

Karina


mailto:stein.ottosen@hfk.no
mailto:karina@herteig.no

Begin forwarded message:

From: Karina Elisabeth Herteig <karina@herteig.no>
Subject: Anmodning om utbetaling
Date: 19. august 2015 kl. 13.38.54 CEST

To: htk@hfk.no

Jeg vil herved anmode om utbetaling i henhold til regning fra Taktekker Franzen
som er vedlagt.

Med vennlig hilsen

Karina Herteig
for Christinegaard Hovedgaard
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