
Fra: Stein Ottosen (Stein.Ottosen@hfk.no)
Sendt: 08.02.2016 14:07:38
Til: Irene Fredheim Kronen
Kopi: 

Emne: VS: Faktura
Vedlegg: 20151229143827724.pdf

Fra: Karina Elisabeth Herteig [mailto:karina@herteig.no] 
Sendt: 3. februar 2016 08:35
Til: Stein Ottosen
Emne: Fwd: Faktura

Hei, vedlegger faktura fra taktekker Franzen. 
Anmder om at siste rest av tilsagnet på kr 500.000,- blir utbetalt.

Det vil komme mer når neste faktura kommer, som gjelder søknaden om  strakstiltaket.

Med vennlig hilsen
Karina Herteig
for Christinegaard Hovedgaard.

Begin forwarded message:

From: Lene Havnes <Lene@taktekker-frantzen.no>
Date: 29. desember 2015 kl. 14.59.52 CET
To: Karina Elisabeth Herteig <karina@herteig.no>
Subject: Faktura
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