
Fra: Edvin Hammerø (ehammero@online.no)
Sendt: 03.08.2016 21:52:27
Til: Hordaland Fylkeskommune - Postmottak
Kopi: 

Emne: Re: MK Vaarsol - Tilskot til fartøyvern 2016, sakshandsamar Stein Ottosen
Vedlegg: image001.png
Hei. "Vedlegget" gjekk som eigen sending 4 min etter brevet. Beklager uklarheten. Eg sender det ein
gong til no for sikkerhets skuld. Mvh Edvin Hammerø.

----- Original Message -----
From: Hordaland Fylkeskommune - Postmottak
To: 'Edvin Hammerø'
Sent: Wednesday, August 03, 2016 8:54 AM
Subject: SV: MK Vaarsol - Tilskot til fartøyvern 2016, sakshandsamar Stein Ottosen

Hei
Eg kan ikkje finne vedlegg i brevet.
 
Venleg helsing

Tatiana Dahle
Konsulent 
Kultur- og idrettsavdelingen | Fylkesarkivet | Dokumentsenteret
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Tlf: 55 23 91 53
www.hordaland.no

 
 
 

Fra: Edvin Hammerø [mailto:ehammero@online.no] 
Sendt: 3. august 2016 08:37
Til: Hordaland Fylkeskommune ‐ Postmottak <HFK@hfk.no>
Emne: MK Vaarsol ‐ Tilskot til fartøyvern 2016, sakshandsamar Stein Ottosen
 
God morgon.
Vedlagt 2 fakturaer, 1 frå Birkeland Slipp som gjeld årleg slipping og 1 frå Tangavirkid i Vagur, FO, som gjeld skifting av
hydraulikkslangar til styremaskinen. Ein slange sprakk då vi var der på Nordisk Kystkulturfestival og alle 3 måtte
skiftast. Sum for begge NOK 20.816,15 og konto er som kjent 3240.18.47773.  Vi ber om snarlig utbetaling.
 
Mvh Edvin Hammerø 


