
Fra: postmaster@kunstgarasjen.no
Sendt: 13.10.2016 13:44:53
Til: Anette Durr Thomassen
Kopi: 

Emne: Re: KUP midler
Vedlegg: 

hjertelig takk for informasjon! Nå ble vi glade!!

mvh Ruth MOen, prosjektleder

-----Original Message-----
From: Anette Durr Thomassen <Anette.Durr.Thomassen@hfk.no>
Date: Thu, 13 Oct 2016 11:41:41 +0000
To: postmaster@kunstgarasjen.no <postmaster@kunstgarasjen.no>
Subject: KUP midler

>Hei,
>
>Viser til telefonsamtale med Kultur.
>
>Dere fikk hjelp til at søke fram de politiske dokumenter - dog er vedtaket ennå ikke publisert. Jeg har i tillegg snakket med
saksbehandler og hun kunne informere om at dere:
>
>25.
>
>
>Kunstgarasjen
>
>
>Kunstgarasjen Videreutvikling
>
>er tildelt 600 000 kr.
>
>Følg gjerne med på Hordaland.no for å lese det endelege vedtaket.
>
>Hilsen
>
>Anette Dürr Thomassen
>Førstekonsulent
>Kultur- og idrettsavdelinga | stab
>Tlf: 55 23 9529
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>
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>


