
Fra: Tone Stedal Haugland (Tone.Stedal.Haugland@hfk.no)
Sendt: 15.11.2016 15:35:38
Til: 'Irene Tillung'
Kopi: Anette Durr Thomassen

Emne: SV: Saksnr. 2016/5735 Ressursnr. 400016
Vedlegg: image001.png
Hei Irene,
Beklager at denne har blitt liggande.
 
Det vert forvaltningsmessig vanskeleg å godkjenne at du brukar midlane til ein annan turné – som du også
har søkt om støtte til og fått avslag. Så då går pengane inn igjen i «potten», og du må evt. søkje igjen. Om du
tenkjer at den turneen du fekk støtte til kan verte gjennomført seinare, men i overskueleg , for eksempel i vår,
pleier vi å gje godkjenning for utsetting.
 
helsing
 
Tone Stedal Haugland
Seniorrådgjevar
HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Kultur- og idrettsavdelinga
Seksjon for kunst- og kulturformidling
Tlf 55 23 91 92
Tone.stedal.haugland@hfk.no
hordaland.no

 
Fra: Irene Tillung [mailto:itillung@gmail.com] 
Sendt: 11. november 2016 13:26
Til: Tone Stedal Haugland <Tone.Stedal.Haugland@hfk.no>
Emne: Fwd: Saksnr. 2016/5735 Ressursnr. 400016
 
Hei, 

ville berre sjekke om du har fått vidaresendt denne mailen. Er det behov for at eg sender ein formell
søknad på dette, eller er det nok med denne mailen (sjå under)? 

 

mvh

Irene Tillung

 

 

Irene Tillung

Giljavegen 524

5708 Voss

mob +47 920 22 150
itillung@gmail.com

 

---------- Forwarded message ----------
From: Anette Durr Thomassen <Anette.Durr.Thomassen@hfk.no>



Date: 2016-10-13 15:51 GMT+02:00
Subject: SV: Saksnr. 2016/5735 Ressursnr. 400016
To: Irene Tillung <itillung@gmail.com>

Hei – saksnr 16/573 er korrekt og jeg har bedt Tone S Haugland svare deg. Hilsen Anette Thomassen
 
Fra: Irene Tillung [mailto:itillung@gmail.com] 
Sendt: 30. september 2016 19:09
Til: Anette Durr Thomassen <Anette.Durr.Thomassen@hfk.no>
Emne: Re: Saksnr. 2016/5735 Ressursnr. 400016
 
(OBS: Det står ikkje mindre enn 3 ulike saksnr. i brevet: 2016/5735, 2016/575 og 2016/573. 
Kven av dei er riktig?) 
 

Irene Tillung
Giljavegen 524
5708 Voss
mob +47 920 22 150

itillung@gmail.com
 
2016-09-30 18:47 GMT+02:00 Irene Tillung <itillung@gmail.com>:

Hei, og takk for tilskot! 
 
No viser det seg at prosjektet som eg fekk tilskot til ikkje vil bli gjennomført etter planen denne høsten
pga manglande finansiering. Eg søkte óg til eit anna prosjekt; Turné med Eli Storbekken trio, men
fekk ikkje innvilga støtte til dette frå HFK. Denne turneen vil derimot bli gjennomført etter planen, men
prosjektet manglar fortsatt kroner på budsjettet. Så eg lurar på om det er mogleg å søke om
omdisponering av tildelte midlar frå HFK? 
 
 
Håpar på snarleg svar. 
God helg! 
 
mvh
Irene Tillung
 

Irene Tillung
Giljavegen 524
5708 Voss
mob +47 920 22 150

itillung@gmail.com
 

 
 


