Fra: jonny rervik. brix <jbrix@frisurf.no>

Sendt: 22. november 2016 21:45

Til: Hordaland Fylkeskommune - Postmottak

Kopi: brix wenche

Emne: Fw: Kunesbuo Tilskot Vern og Vgl G.nr 146. B.nr 7

Vedlegg: spknads kriterie vern og vgl. kunesbu 2016.PDF; kvitteringer kuneset vern og vgl

2016.PDF; kvitteringer naust vern og vel.PDF; naust 3.jpg; naust 2016.jpg; kuneset
innv 2016.jpg; kuneset 2016.jpg; 30112015380.jpg; arbeidstimar kunesbuo vern og
vel 2016.rtf; naust 1.jpg; skap naust 2.jpg; 15022015348.jpg; anno 1850.jpg;
naustgolv instastovo.jpg; naust 3.jpg; kuneset 2016, 2.jpg

From: jonny rgrvik. brix

To: hfk@hfk.no

Cc: brix wenche
Sent: Tuesday, November 22, 2016 9:35 PM

Subject: Fw: Kunesbuo Tilskot Vern og Vgl G.nr 146. B.nr 7

Hei.

Her kjem litt oppdatering pa mail i gar, fekk vel fleire kopi av ett bilde, har no lagt me noken fleire.

Mvh Wenche og Kjetil Brix

From: jonny rgrvik. brix

To: hfk@hfk.no

Cc: brix wenche
Sent: Monday, November 21, 2016 8:23 PM

Subject: Kunesbuo Tilskot Vern og Vgl G.nr 146. B.nr 7



Husnes 21-11-16.

Kunesbuo-Kuneset-G.nr. 146. B.nr. 7- Kvinnherad-Tilskot til vern og veling av kulturminne
2015.

Ref. Stein Ottosen. (Sakshandsamar).

Sender som avtalt kviteringar og arbeidstimar for utbetring og veling av Kunesbuo.

Matrialen er kjgpt inn for ei tid sio ,grunna sjukdom (Kjetil Brix) har dette vore utsett nokon ar.

Arbeidet som er gjort er utfgrt av varas 3 sgnner samt ein svigerson og andre venner og beslekta.

Me har fra tidlegare av fatt tilskot pa kr 50000,- og av desse har me mottatt 25000,- ,0g ynsjer no a fa
utbetalt resterande belgp da arbeidet no er ferdigstilt.

Kontonr. for innbetaling.  72851041975. (Wenche Brix)

Sender vedlegg med Bilde og faktura kopi, skulle noko vera uklart er det berre a ta kontakt med
underteikna.

Mvh Wenche og Kijetil Brix.






