Fra: Stein Ottosen (Stein.Ottosen@hfk.no)
Sendt: 06.06.2017 09:54:00

Til: 'Kjetil Widding'; Irene Fredheim Kronen
Kopi: Roald Landey

Emne: VS: Fullfinansiering Grimo Trekai sak 2014 19667-81
Vedlegg: image001.png;Kopi av faktura.pdf;Foto arbeid.JPG;Foto material JPG;Delrapport
Kulturminnefondet.pdf;image002.png

Fra: Kjetil Widding [mailto:kwidding@hotmail.com]
Sendt: 4. juni 2017 19:21

Til: Stein Ottosen <Stein.Ottosen@hfk.no>

Emne: Fullfinansiering Grimo Trekai sak 2014 19667-81

Hei Stein.

No er me godt i gang med arbeidet.

Me har allerede gjort mestepart av riving og rydding, samt kjgpt inn material for over 350.000.

No har me handtverkarar i gang med montering av ramme/bjelkar etc.

Sender vedlagt kopi av faktura me har fatt sa langt, samt litt bilder og kopi av rapport me har sendt
kulturminnefondet.

Har de hgve til 3 betala ut tilskuddet pa 50.0007?

Vartorg nrer 915037925
Vart kontonr er: 3530 27 67007 i Sparebanken Vest.

Heyrer gjerne fra deg att.
Med beste helsing

Kjetil Widding
Grendalaget 5777.

From: Stein Ottosen <Stein.Ottosen@hfk.no>

Sent: Monday, January 23, 2017 11:29 AM

To: 'Kjetil Widding'

Cc: Irene Fredheim Kronen

Subject: SV: Fullfinansiering Grimo Trekai sak 2014 19667-81

Hei Kjetil
Har sett pa finansieringsplanen. Det var godt jobbet!
Bekrefter med dette at dere har fatt utsetting pa rapportering og utbetaling av tilskotet til 01.11.2017.

Husk a legge ved org.nr., kontonr. , nar dere sender rapport.
Lykke til!

Mvh.

Stein Ottosen
seniorradgjevar

Kultur- og idrettsavdelinga
Fylkeskonservatoren



TIf: 552391 74 | Mob: 934 56 524
Epost: stein.ottosen@hfk.no
www.hordaland.no

Fra: Kjetil Widding [mailto:kwidding@hotmail.com]
Sendt: 23. januar 2017 12:15

Til: Stein Ottosen <Stein.Ottosen@hfk.no>

Emne: Fullfinansiering Grimo Trekai sak 2014 19667-81

Hei Stein.

Visar til tidlegare kontakt ang Prosjekt Grimo Trekai: Sak 2014/19667-81, og sender no stadfesting pa at
prosjektet Grimo Trekai er fullfinansiert.
Sja vedlegg for tilsagn samt oversikt over finansieringa.

Me kjem no til 3 kontrollsjekka prisar og overslag, samt innga kontraktar med leverandgrar og entreprengrar.
Vidare vert planen som fylgjer:

1. Januar/Februar 2017: Innhenting av oppdaterte prisar, og kontrollsjekk av budsjett.

2. Februar Mars 2017: Kontrakt med entreprengrar og bestilling av material

3. April/Mai 2017: Riving og rydding av dagens kai

4. Juni/September 2017: Oppbygging og restaurering av kai

5. September/Oktober 2017: Ferdigstillelse

Me har tidlegare bede om utsetjing av rapportering/kontroll og utbetaling av tilskotet fram til 01.11.2017.
Hapar pa at dette lar seg gjere.

Flott om me kan fa ein tilbakemelding pa om dette er ok, slik at me veit at finansieringa er pa plass
Heyrer gjerne fra deg.

Med venleg helsing
For Grendalaget 5777

Kjetil Widding

From: Kjetil Widding <kwidding@hotmail.com>
Sent: Monday, November 28, 2016 11:52 AM

To: Stein.Ottosen@hfk.no

Subject: Fw: Grimo Trekai sak 2014 19667-81

Hei igjen Stein.
Visar til samtale i dag, ang Prosjekt Grimo Trekai: Sak 2014/19667-81

Me sendte i 2015 sgknad om forlengelse av fristen for tilbakemelding, og me har dessverre ikkje fatt
fullfinansieringa pa plass fgr no.



Prosjektstart vert 01.03.2017, og me reknar med a vera ferdigstilt til hausten 2017 ca 01.11.2017.
Me ynskjer derfor sgka om utsetjing av rapportering/kontroll og utbetaling av tilskotet fram til 01.11.2017.

Me har arbeida i naer 3 ar med finansieringa, og er glade for at me no er komen i mal. Men me er avhengig
av allerede tildelte midlar for at me skal fa prosjektet i havn.

Berre ta kontakt med underteikna om de har spgrsmal eller kommentarar til dette.
Me hapar pa positiv tilbakemelding.

Med venleg helsing
For Grendalaget 5777

Kjetil Widding

From: Kjetil Widding <kwidding@hotmail.com>
Sent: Wednesday, December 9, 2015 1:27 PM
To: hfk@hfk.no

Subject: Grimo Trekai sak 2014 19667-81
Sja vedlagt brev i forbindelse med sak: Grimo Trekai sak 2014/19667-81.

Pa vegne av LL Grimo Handelslag AS
Kjetil Widding



