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Sendt: 08.11.2017 13:42:11
Til: 'kjelmag@gmail.com'
Kopi: Ronny Skaar

Emne: VS: saksnr. 2016895
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Hei Kjell Magne,
 
Viser til tilskotsbrev der det m.a. står følgjande under punktet om Utbetaling:
 
Første utbetaling finn stad snarast råd etter at vi har motteke dykkar stadfesting. Fleirårige prosjekt vil få dei neste
utbetalingane etter at årlege statusrapportar er sendt inn.
 
Fyrste utbetaling (225 000 kroner) til prosjektet Sunde kyst- og litteratursenter fant stad etter vi hadde motteke
aksepskjemaet frå dykk. Vedlagt er ein mal de kan nytte for å skrive rapport for status til prosjektet så langt.
Når denne er sendt inn, og gokjent her, vert 2.delutbetaling gjennomført. Denne vil då vere på 180 000 kroner.
Dei resterande 10 % (45 000 kroner) vert utbetalt etter at vi har motteke sluttrapport og – rekneskap
(sistnemnte signert av statsautorisert revisor) jmf. tilskotsbrevet.
 
Ta gjerne kontakt om du lurar på noko.
 
Vennleg helsing
 
Marianne Ose Askvik
Spesialrådgjevar
Kultur- og idrettsavdelinga | Seksjon for kunst- og kulturformidling
 

Tlf: 55 23 95 43 
www.hordaland.no

 

Fra: Kulturelt utviklingprogram ‐ Postmottak 
Sendt: 3. november 2017 13:32
Til: Kjell Magne Stråbø <kjelmag@gmail.com>
Emne: SV: saksnr. 2016895
 
Hei Kjell Magne,
 
Takk for epost. Du vil få ei tilbakemelding neste veke på ditt spørsmål.
 
Vennleg helsing
 
Marianne Ose Askvik
Spesialrådgjevar
Kultur- og idrettsavdelinga | Seksjon for kunst- og kulturformidling
 

Tlf: 55 23 95 43 
www.hordaland.no

 
Fra: Kjell Magne Stråbø [mailto:kjelmag@gmail.com] 
Sendt: 29. oktober 2017 21:32
Til: Kulturelt utviklingprogram ‐ Postmottak <Kup@hfk.no>
Emne: Fwd: saksnr. 2016895
 



Hei, igjen!

Sender også denne til ny adresse.

Ta gjerne kontakt viss noko er uklart.

Kjell Magne Stråbø

 

 

---------- Forwarded message ----------
From: Kjell Magne Stråbø <kjelmag@gmail.com>
Date: 2017-10-26 17:55 GMT+02:00
Subject: saksnr. 2016895
To: hfk@hfk.no

Hei!

Syner til e-post av 14.aug d.å. Me søkte då om å få overføra tildelte KUP-midlar til 2018 - 2019. Styret arbeider
framleis med å få på plass vår del av finansieringa. Me har veldig trong for ein dagleg leiar, men det er vanskeleg å
skaffa pengane som trengs for å få nytta midlane frå fylkeskommunen. Nå er me redde for at me skal mista denne
stønaden. Håpar på positivt svar frå HFK. Me har ute fleire søknader om støtte frå ymse stiftingar og private. Viss
noko er uklart kan det oppklarast på tlf. 48020046

 

Beste helsing

Kjell Magne Stråbø

- styreleiar SKLS -

 


