
Fra: Kristoffer Gilhus (Kristoffer.Gilhus@hfk.no)
Sendt: 26.01.2018 14:54:16
Til: 'Engevik, Arne'
Kopi: 

Emne: SV: Stord Skyttarlag Stord videregåande
Vedlegg: Stord Skyttarlag.pdf;image002.png;image003.png
Hei.
 
Som nevnt er det eiendomsdirektøren som har fullmakt til å signere avtalen, og nå har han godkjent, se vedlegg.
 
Jeg har attestert faktura og satser på at den går igjennom. Det kan tenkes at den må fylles ut på fakturablankett
med unikt fakturanummer, men da melder jeg tilbake til deg. Hører du ikke noe er alt ok (men purr meg gjerne om
dere ikke får beløpet i løpet av neste uke).
 
 
Vennlig hilsen

Kristoffer Gilhus
Spesialrådgjevar ‐ jurist
Eigedomsavdelinga | Stab

Tlf: 55 23 90 67
www.hordaland.no

 
 
 

Fra: Engevik, Arne [mailto:arne.engevik@kvaerner.com] 
Sendt: 26. januar 2018 12:46
Til: Kristoffer Gilhus <Kristoffer.Gilhus@hfk.no>
Emne: FW: Stord Skyttarlag Stord videregåande
 
 
 
Best Regards
Arne Engevik
LQ Subcontract Manager
Johan Sverdrup LQ Topsides
 

Direct:   +47 53 41 86 15 
Mobil:+47 92 60 10 86
E-Mail: arne.engevik@kvaerner.com
 
From: Joao Luis Loureiro [mailto:jll@hfk.no] 
Sent: 11. januar 2018 13:36
To: Flatås, Ronny
Cc: Engevik, Arne
Subject: SV: Stord Skyttarlag Stord videregåande
 
Hei!
Beklager tiden det har tatt å sende den tilbake…

Ha en fin dag videre



Joao
 

Fra: Flatås, Ronny [mailto:ronny.flatas@kvaerner.com] 
Sendt: 2. januar 2018 08:18
Til: Joao Luis Loureiro <jll@hfk.no>
Kopi: Engevik, Arne <arne.engevik@kvaerner.com>
Emne: RE: Stord Skyttarlag Stord videregåande
 
Hei og Godt nytt år til dere alle sammenJ
 
Har nå signert avtalen…Kan du signere og sende tilbake en kopi?
 
Ronny
 
From: Joao Luis Loureiro [mailto:jll@hfk.no] 
Sent: 28. desember 2017 18:40
To: Engevik, Arne
Cc: Flatås, Ronny
Subject: Re: Stord Skyttarlag Stord videregåande
 
Jeg tror ikke det vil bli problemer. Vi har utarbeidet avtalen og den er bekreftet av begge parter gjennom
enigheter per epost. Hvis Ronny har mulighet til å skrive under, skanne til en pdf dok. så kan jeg signere når jeg
kommer til lav landet igjen.

Joao Luis Loureiro
93031566
 

28. des. 2017 kl. 06:26 skrev Engevik, Arne <arne.engevik@kvaerner.com>:

Dette ble sendt igår. La ved usignert avtale og antar faktura ikke blir betalt før avtalen er signert?
 
Best Regards
Arne Engevik
LQ Subcontract Manager
Johan Sverdrup LQ Topsides
 
<image001.png>
Direct:   +47 53 41 86 15 
Mobil:+47 92 60 10 86
E-Mail: arne.engevik@kvaerner.com
 
From: Joao Luis Loureiro [mailto:jll@hfk.no] 
Sent: 27. desember 2017 18:18
To: Engevik, Arne
Cc: Flatås, Ronny
Subject: Re: Stord Skyttarlag Stord videregåande
 
Hei, håper dere begge har hatt en kjekk jul. Jeg er på hytte på Vågsli, vi kan signere kontrakten på nye
året, men vi kan også gjøre det digitalt hvis det haster. Det viktigste er at fakturaen sendes snarest og
med en dato  fra 2017. 
Vi holder kontakt
Vh
Joao 
93031566
 

27. des. 2017 kl. 11:11 skrev Engevik, Arne <arne.engevik@kvaerner.com>:



Hei og god jul.
 
Joao og Ronny,
 
Dere må avtale og møtes slik at denne avtalen kan bli signert. Jeg har fakturert beløpet,
men henviser til at du Joao er kontaktperson dersom det er spørsmål.
 
 
 
Best regards
Arne Engevik
Tender Manager

Direct:   +47 53 41 86 15 
Mobil:+47 92 60 10 86
E-Mail: arne.engevik@kvaerner.com
 
 
This e-mail and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise
protected from disclosure. It is solely intended for the person(s) named above. If you are
not the intended recipient, any reading, use, disclosure, copying or distribution of all or
parts of this e-mail or associated attachments is strictly prohibited. If you are not an
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telephone and delete this e-mail and any attachments permanently from your system.
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